Beschlussvorlage 030.07.416/22
offentlich

Annahme einer Spende

Organisationseinheit: Datum
Zentrale Dienste 16.11.2022
Bearbeitung:

Susann Schulze

Beratungsfolge Geplante o/N
Sitzungstermine

Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe 07.12.2022 O

(Entscheidung)

Sachverhalt

Gemal § 44 (4) Kommunalverfassung M-V und der Hauptsatzung der Gemeinde
Glowe entscheidet die Gemeindevertretung bzw. der Haupt- und Finanzausschuss
uber die Annahme von Spenden.

Herr Tobias Thole spendete fur die Feuerwehr der Gemeinde Glowe 150,00 Euro
am 30.03.2022.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe beschlie8t die Annahme der

Spende von 150,00 Euro von Herr Tobias Thole, Sonnenbergstrae 5 in 31008
Elze fur die Feuerwehr Glowe.

Finanzielle Auswirkungen

HaushaltsmaRige Ja: Nein: .
Belastung:

Kosten: €| Folgekosten:

Sachkonto: \

Stehen die Mittel zur Verflgung: Ja:| | Nein: |

Anlage/n
1 doc03072220221116090910




als

2022-05-00015464-5019

-D-2022-05-00015464-5019"

BA: VV Z8S: 40

05 Gemeinde Glowe

Jahr 2022
AO-Nr.. 00000000,  Kasseneingangsanzeige
Journal-Nr.; 5019 Verwahrungen
Betrag: 150,00 €
in Worten: Einhundertfiinfzig
Konto Produkt Bezeichnung Soll Haben
Interner Buchungstext

612000.1841005 | Sonstige allg. Verrechnungszahlweg 150,00 0,00
5 Finanzwirtschaf t
612000.6994000 | Sonstige allg. Spenden vor Annahme nach § 44 (4) KV M-V 150,00 0,00
0 Finanzwirtschaf t
612000.3799100 | Sonstige allg. Geldspenden vor Annahme nach § 44 {4) KV M-V 0,00 150,00
0 Finanzwirtschaf t
612000.9600000 | Sonstige allg. Summenkonto Einzahlungen 0,00 150,00
0 Finanzwirtschaf t
Kreditor: Pkto-Nr.: 00015464
{Zahlungspflichtiger)

Thole Tobias

Sonnenbergstralle 5

31008 Eize

Konto-Nr.: 0000000000 BLZ: 00000000

Zahiungsart: Kein autom. ZV

Einzahler:
Buchungstext: Spende fir die Gemeinde Glowe It. E-Mail Lfd VV Nr. 2000002

vom 29.03.2022
Filligkeit: 30.03.2022
Die Kasse wird angewiesen, Der angewiesene Betrag Fachtechnisch richtig, sachlich
den vorstehenden Betrag wurde am: richtig und rechnerisch richtig
anzunehmen oder wie festgestellt:
angegeben zu verrechnen. durch:
Sagard, 30.03.2022 angenommen.

Unterschrift

Unterschrift(en)

Unterschrift

Nutzer: 00011 lianz

Datum: 30.03.2022

x:/hkr/form-hh/kassev.rtf




llanz, Kazimierz

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mit freundlichen GriiRen
im Auftrag

Uta Protze
SB Finanzen
-Geschiftsbuchhaltung-

Protze, Uta

Mittwoch, 30. M&rz 2022 07:50

llanz, Kazimierz

WG: Ihr Schreiben vom 18.02.22/Kassenz. 05-00015464-108-0001

Amt Nord-Riigen
Ernst-Thalmann-Strafe 37
18551 Sagard

Tel.: 038302 /800 159
Fax: 038302 / 800 145

Amtsvorsteherin: Petra Harder
LVB: Gabriela von der Aa

Mail: u.protze@amt-nord-ruegen.de

Diese E-Mail und alle Anhénge enthalten vertrauliche und/oder rechtlich geschitzte
Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtimlich erhalten
haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das
unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe der E-Mail ist nicht

gestattet. Datenschutzhinweise

This e-mail and any attached files may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the
sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or
distributionof the material in this e-mail is strictly forbidden.

Von: Zoschke, Rica

Gesendet: Mittwoch, 30. Mi3rz 2022 07:38

An: Protze, Uta

Betreff: WG: Ihr Schreiben vom 18.02.22/Kassenz. 05-00015464-108-0001

Hallo Uta,

Familie Théle mochte der Gemeinde Glowe 150,00 € spenden ©

Mit freundlichen GriiBen
Im Auftrag

R. Zoschke

SB Finanzen Abt. Steuern/Abgaben

Tel. 038302 800 123



Amt Nord-Riigen Amtsvorsteherin: Frau Petra Harder
Ernst-Thalmann-Str. 37 LVB: Frau Gabriela von der Aa
18551 Sagard

Mail: r.zoschke@amt-nord-ruegen.de

Diese Mail und alle ihre Anhange enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschiitzte Informationen. Wenn Sie
nicht der richtige Adressat sind und / oder diese E-Mail irrtimlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe der E-Mail ist
nicht gestattet. Datenschutzhinweise

This e-mail and any attached files may contain confidential and / or privileged information. If you are not
the intended recipient (or have received this e-mails in error) please notify the sender immediately and
destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is
strictly forbidden.

Von: Claudia Thole [mailto:claudia.thoele@web.de]

Gesendet: Dienstag, 29. Mdrz 2022 18:44

An: Zoschke, Rica

Betreff: |hr Schreiben vom 18.02.22/Kassenz. 05-00015464-108-0001

Sehr geehrte Frau Zoschke,

mir liegt noch Ihr o. g. Schreiben vom zur Beantwortung vor. Darin baten Sie um Bekanntgabe unserer
Bankverbindung zwecks RUlickiiberweisung des Steuerbetrags von € 150,00 fir das Jahr 2022, dadurch dass wir
den Nachweis Uber den rechtlichen Ausschluss der Eigennutzungsmdéglichkeit erbracht haben.

Wie wir Ihnen bereits dargelegt hatten, geht es uns gar nicht um die € 150,00, die soweit wir uns zwischenzeitlich
informiert haben, der Gemeinde Glowe zugute kommen, sondern um den Begriff "Zweitwohnungssteuer". Dieser
impliziert, dass wir eine Zweitwohnung haben, die wir fir uns personlich nutzen. Dieses ist aber nicht der Fall,
denn diese Wohnung steht ausschlieBlich der gewerblichen Ferienvermietung zur Verfligung - und das macht fir
das Finanzamt einen erheblichen Unterschied! Und nur darum ging es uns: Das flir das Finanzamt klar ist, es
handelt sich eben nicht um eine Zweitwohnung.

Nachdem wir diesen Sachverhalt geklart haben und wir von Ihnen die Bestdtigung bekommen haben, méchten wir
der Gemeinde Glowe die € 150,00 gern als Spende lberlassen. Kénnen Sie das entsprechend verbuchen bzw.
weiterleiten?

Uber eine kurze Info wiirden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen GriiBen nach Sagard

Claudia Thole-Keller
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